B l 4 PROCESSO o
s ., Deiem N° 369/2022 FOLHAN
cretaria de

Planejamento e Gestso ' Prefeitura da~ SEFIN
FOLHA DE INSTRUCAO

Ao Coordenador Geral de Licitacdes,

Certificamos o recebimento do processo via Gdoc no dia 14/01/2023 com a
orientacdo para andlise da pesquisa de mercado realizada pela Sefin e que, caso

necessario, fosse realizada a ampliagdo da mesma.

Uma vez analisado os autos, identificamos 03 (trés) propostas validas sendo elas
das empresas BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA; DSF
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA e a SIGCORP GESTAO E
TECNOLOGIA LTDA.

Nesse sentido, elaboramos um MAPA comparativo de precos conforme estabelece
a Instrucdo Normativa n°73/2020 -SLTI/MPOG. Os precos foram analisados e,
considerando os parametros da média saneada e todos os valores foram mantidos para

a composicao do valor de referencia.

Assim sendo, encaminhamos o0s autos para conhecimento e providencias

pertinente.

Belém/PA, 14 de Dezembro de 2023.

Respeitosamente,

W-

Paula Nascimento
Dir. de Analise e Cotacao
CGL/Segep/PMB



Secretaria de
Planejamento e Gestdo

COORDENAGAO GERAL DE LICITAGOES - CGL/SEGEP

Prefeitura da

MAPA COMPARATIVO - PROCESSO N° 369.2022 - CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA

ADMINISTRAGAO TRIBUTARIA.

INFORMACAO E COMUNICACAO PARA FORNECIMENTO DE LICENGA DE USO DE SISTEMAS DE APOIO A

14/12/2023

EMPRESAS
VALOR VALOR TOTAL
ITEM A ND
DESCRICAO DOS ITENS U QTD T B ETER & DESEN\/%?\FAMENTO R EESTRG ESTIMADO POR | ESTIMADO POR
Gestdo de Negdcios DE SISTEMAS E TECNOLOGIA ITEM ITEM
Ltda CNPJ: A LT R LTDA CNPJ:
06.039.615/0001/08 | °°C ' ° = o1.ap | O7-876-589/0001-35
Servico  Técnico especializado de  customizagéo,
1 implantag&o, migragdo e integragédo de dados (ETL) com os MES 3 R$ 198.570,00| R$ 209.400,00] R$ 326.000,00| R$  244.656,67| R$  733.970,01
sistemas legados especificados pela CONTRATANTE
2 |Cessdo de licenca de uso dos sistemas de apoio al g 9 |Rs 4752000| R$ 37.00000| R$ 65.00000| RS  49.84000| R$ 44856000
fiscalizag&o tributaria municipal
3 [Servico técnico especiaizado de suporte técnico e g 9 | r$ 16939000| R$ 155.00000| R$ 225.00000| R$  183.130,00| R$ 1.648.170,00
manutencéo legal, corretiva e adaptativa
HORAS
4 Capacitagdo de pessoal (treinamento) - Sob demanda (soB 180 R$ 298,00 | R$ 280,00 | R$ 350,00 | R$ 309,33 | R$ 55.679,40
DEMANDA)
HORAS
5 Desenvolvimento Evolutivo - sob demanda (soB 1.200 | R$ 336,00 R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 34533| R$  414.396,00
DEMANDA)
VALOR ESTIMADO TOTAL >>> R$ 3.300.775,41
- KARITAS Assinado de forma
OBS: O MAPA FOI ELABORADO CONFORME ESTABELECE A INSTRUCAO LORENA DE digital por KARITAS
NORMATIVA N°73/2020 -SLTI/MPOG E, APOS ANALISE CONSIDERANDO OS| SOUZA LORENA DE SOUZA
PARAMETROS DA MEDIA SANEADA, TODOS OS PREGCOS FORAM MANTIDOS| RODRIGUES RODRIGUES

PARA COMPOSIGAO DO VALOR DE REFERENCIA.

PAULA NASCIMENTO

Dir. de Anélise e Cotagéo
ep/PMB

CGL/Seg

MARCELO CANTAO ,
LOPES:9963728626
8 E

ORDENADOR DE DESPESAS




Assunto  RES: SOLICITACI\O DE ORCAMENTO N° 003.1/2023 - ATUALIZADA
De <benefix@e-benefix.com.br> @
Para <compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br>

Data 2023-11-13 12:10

e Oficio 060-2023 Proposta de preco 13.11.23.pdf(~113 KB)
Prezados, bom dia.
Em anexo a copia digital do orgamento solicitado.

Att.,
Benefix Sistemas

De: compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br <compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 9 de novembro de 2023 09:27

Para: Benefix <benefix@e-benefix.com.br>

Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO N2 003.1/2023 - ATUALIZADA

Prioridade: Alta

A

A
Empresa BENEFIX,

Considerando a ALTERACN;AO DO TERMO DE REFERENCIA (em anexo),
encaminhamos SOLICITACAO DE ORCAMENTO n© 003.1/2023 ATUALIZADA para
apreciacao, atualizacao e envio da nova PROPOSTA DE PRECOS até 17/11/2023.

Att,

Ileide Araujo

Setor de Compras da Divisao de Recursos Materiais

Travessa 14 de Abril n°® 1635. Bairro, Sao Bras. CEP 66.063-005. Belém/PA.
CNP]J 05.055.025/0001-06

(91) 3251-4351

-------- Mensagem original --------

Assunto:Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO N2 003/2023
Data:2023-02-27 14:50
De:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
Para:swan@e-benefix.com.br

Prezados,

Segue TR para conhecimento e elaboragdo da proposta.

Setor de Compras


mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
mailto:swan@e-benefix.com.br

Divisdao de Recursos Materiais

Departamento Administrativo

Em 2023-02-24 14:59, compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br escreveu:

A
Empresa BENEFIX,

Encaminhamos a SOLICITACAO DE ORCAMENTO N© 003/2023, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENGCA DE
USO DE SISTEMAS DE APOIO A FISCALIZAGAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVICOS DE
CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO E MIGRACAO DE DADOS, BEM COMO TREINAMENTOS, MANUTENCAO E
SUPORTE TECNICO, para apreciacdo e envio de sua proposta.

Att,

Helen Silva

Setor de Compras
Divisao de Recursos Materiais

Departamento Administrativo



mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br

Inteligéncia e Tecnologia em Gestao de Negocios B E N E F @ x

Niterdi-/RJ, 13 de novembro de 2023.
Oficio n° 060/2023
Ref.: Proposta

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PA

Contratacdo de empresa especializada em Tecnologia da Informacédo para os
servicos de fornecimento de licenca de uso de sistemas de apoio a fiscalizacao
tributaria municipal, incluindo os servigos de customizacédo, implantacdo e migracao
de dados, bem como treinamentos, manutencao e suporte técnico.

Para fins desta Cotacdo as informacdes pertinentes aos servigos descritos acima,
constam no Termo de Referéncia

QTDE | | NIDADE VALOR(I;JQI)ITARIO VALOR TOTAL (R$)

ITEM DESCRICAO
(A) ®8) (@)

Servico Técnico especializado
de customizacéo, implantacéo,
migracgéo e integracdo de dados
(ETL) com os sistemas legados
especificados pela
CONTRATANTE

01 3 més R$ 198.570,00 R$ 595.710,00

Cesséo de licenca de uso dos
02 | sistemas de apoio a fiscalizagéo 9 més R$ 47.520,00 R$ 427.680,00
tributdria municipal
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Servico técnico especializado de
03 suporte técnico e manutencao 9 més R$ 169.390,00 R$ 1.524.510,00
legal, corretiva e adaptativa

Capacitacdo de pessoal Horas (sob
04 (treinamento) - Sob demanda 180 demanda) R3 298,00 RS 53.640,00
05 Desenvolvimento Evolutivo - sob 1.200 Horas (sob RS 336,00 RS 403.200,00
demanda demanda)
VALOR GLOBAL = (VALOR TOTAL R$ 3.004.740,00

1.C+2.C+3.C+4.C+5.C) =

A proposta € valida por 90 (noventa) dias, ap0s seu recebimento.

Colocamo-nos a disposicdo de V. S? e desta Administracdo para maiores
esclarecimentos que se julgarem necessarios, apresentando nossas cordiais
saudacoes.

Pagina 1 de 2



Inteligéncia e Tecnologia em Gestdo de Negocios B E N E F ® X

Atenciosamente,

James Swan Neto
Gerente Administrativo

DADOS REQUERIDOS

Razéo Social: Benefix Sistemas e Gestdo de Negécios Ltda

Endereco: Rua da Conceigéo, 95, sl. 1204, Centro, Niter6i, RJ, CEP 24020-085
CNPJ: 06.039.615/0001/08

Inscricdo Municipal: 121.815-5

Inscricdo Estadual: Isento

Tel: (21)2621.5063

Cel: (21)99525.3030

benefix@e-benefix.com.br

[06.039.615/0001-08]

BENEFIX SISTEMAS £ “CSTAO DE
NEGOCIOS LTUA.
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RUA DA CONCEIGAO, N° 85 - SALA 1204
E CENTRO - CEP. 24.020-085 |
I——— Nlelﬁl -RJ.
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mailto:benefix@e-benefix.com.br

Assunto  Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO N° 003.1/2023 - ATUALIZADA @

De Rafael Denofrio <rafael.denofrio@dsfnet.com.br>
Para <compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br>
Data 2023-11-17 13:56

e Proposta DSF N° 191-2023 - Belém - Novembro2023_V2.pdf(~232 KB)

Prezada Sra. Ileide,

Peco desculpas pois houve um erro material no envio anterior, de modo que os valores estdo corretos de acordo com o Termo
de Referéncia, porém os quantitativos de meses nao foi atualizado.

Segue a proposta corrigida.

Grato,

Em sex., 17 de nov. de 2023 as 13:14, <compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br> escreveu:

Boa Tarde!

Reiteramos que a proposta precisa ser ATUALIZADA considerando o TERMO
DE REFERENCIA ALTERADO como consta no e-mail de 08/11/2023 de
solicitacao de orcamento atualizada.

Att,

Ileide Araujo

Setor de Compras da Divisao de Recursos Materiais

Travessa 14 de Abril n°® 1635. Bairro, Sio Bras. CEP 66.063-005. Belém/PA.
CNP]J 05.055.025/0001-06

(91) 3251-4351

SEFIN
Secretaria de
Finangas

BELEM

PREFEITURA

TAMO JUNTO POR BELEM

Em 2023-11-15 07:45, Rafael Denofrio escreveu:

Prezada Sra. Ileide,
Enviamos anexo proposta de precos considerando as atualizagdes do Termo de Referéncia enviado.

Grato,

Em qua., 8 de nov. de 2023 as 13:44, <compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br> escreveu:

AN

A
Empresa DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS,



mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br

Considerando a ALTERACAO DO TERMO DE REFERENCIA (em anexo),
encaminhamos SOLICITACAO DE ORCAMENTO n° 003.1/2023 ATUALIZADA
para apreciacao, atualizagcdao e envio da nova PROPOSTA DE PRECOS até
17/11/2023.

Att,

Ileide Araujo

Setor de Compras da Divisao de Recursos Materiais

Travessa 14 de Abril n° 1635. Bairro, Sdo Bras. CEP 66.063-005. Belém/PA.
CNP]J 05.055.025/0001-06

(91) 3251-4351

-------- Mensagem original --------

Assunto:Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°© 003/2023
Data:2023-03-01 16:58
De:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
Para:Contato <contato@dsfnet.com.br>

A
Empresa DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS,

Encaminhamos a SOLICITACAO DE ORCAMENTO N© 003/2023, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO PARA OS SERVIGCOS DE FORNECIMENTO DE LICENGCA DE USO DE SISTEMAS DE
APOIO A FISCALIZAGAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIGOS DE CUSTOMIZAGAO, IMPLANTAGAO E
MIGRACAO DE DADOS, BEM COMO TREINAMENTOS, MANUTENGCAO E SUPORTE TECNICO, para apreciacio e envio de
sua proposta.

Att,

Helen Silva

(91) 9 8172-0868

Setor de Compras

Divisao de Recursos Materiais

Departamento Administrativo

-------- Mensagem original --------

Assunto:Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORGCAMENTO N© 003/2023
Data:2023-03-01 16:57
De:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br



mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
mailto:contato@dsfnet.com.br
mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br

Para:contato@dsfnet.com.br

A
Empresa DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS,

Encaminhamos a SOLICITACAO DE ORCAMENTO N© 003/2023, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM TECNOLOGIA DA INFORMAGAO PARA OS SERVIGCOS DE FORNECIMENTO DE LICENGCA DE USO DE SISTEMAS DE
APOIO A FISCALIZAGAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIGOS DE CUSTOMIZAGAO, IMPLANTAGAO E
MIGRACAO DE DADOS, BEM COMO TREINAMENTOS, MANUTENGCAO E SUPORTE TECNICO, para apreciacio e envio de
sua proposta.

Att,

Helen Silva

Setor de Compras

Divisao de Recursos Materiais

Departamento Administrativo

-------- Mensagem original --------

Assunto:Re: SOLICITA(;AO DE ORCAMENTO N© 003/2023
Data:2023-02-27 14:51
De:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
Para:rafael.denofrio@dsfnet.com.br

Prezados,

Segue TR para conhecimento e elaboracdo da proposta.

Setor de Compras
Divisao de Recursos Materiais

Departamento Administrativo

Em 2023-02-24 15:18, compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br escreveu:

A
Empresa DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS,

Encaminhamos a SOLICITAGAO DE ORCAMENTO N° 003/2023, referente a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAGAO PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENGCA DE USO DE
SISTEMAS DE APOIO A FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVICOS DE CUSTOMIZAGAO,
IMPLANTACAO E MIGRAGAO DE DADOS, BEM COMO TREINAMENTOS, MANUTENGAO E SUPORTE TECNICO, para
apreciacdo e envio de sua proposta.

Att,

Helen Silva



mailto:contato@dsfnet.com.br
mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
mailto:rafael.denofrio@dsfnet.com.br
mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br

Setor de Compras
Divisdao de Recursos Materiais

Departamento Administrativo



H INTELIGENCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL /

PROPOSTA DE PRECOS N° 191/2023

A Prefeitura Municipal de Belém/PA
Sra. lleide Araujo

1. DADOS DA EMPRESA:

Razdo Social: DSF — DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA

CNPJ (MF) n2: 02.646.676/0001-82

Endereco: Rua Alberto Neder, n2 328, Sala 62, Conjunto Residencial Alto do Prosa, Centro — Campo Grande — MS
- CEP: 79.002-160 - Fone/Fax: 11 3142 8811, e-mail: contato@dsfnet.com.br.

2. OBIJETO:
Contratacdo de empresa especializada em Tecnologia da Informacado para os servicos de fornecimento de licenca
de uso de sistemas de apoio a fiscalizacdo tributaria municipal, incluindo os servicos de customizacdo,
implanta¢do e migra¢do de dados, bem como treinamentos, manutengao e suporte técnico.

3. PRECIFICACAO:

VALOR UNITARIO
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE (RS) AR ()
(A) . (c)
Servigo Técnico especializado de customizagdo,
01 |mplanta.<;ao, migracgdo e |ntegr.a\.<;ao de dados (ETL) 3 més RS 209.400,00 | RS 628.200,00
com os sistemas legados especificados pela
CONTRATANTE
0y | Cessdo delicenca de uso dos sistemas de apoio a 9 més |RS  37.000,00 | R$  333.000,00
fiscalizagdo tributaria municipal
Servico técnico especializado de suporte técnico e R
03 N . . 9 més RS 155.000,00 | RS  1.395.000,00
manutencao legal, corretiva e adaptativa
04 Capacitagcdo de pessoal (treinamento) - Sob 180 Hora (sob RS 280,00 | RS 50.400,00
demanda demanda)
. . Hora (sob
05 Desenvolvimento Evolutivo - sob demanda 1.200 RS 350,00 | RS 420.000,00
demanda)
VALOR GLOBAL = (VALOR TOTAL1.C+2.C+3.C+4.C+5.C) = R$ 2.826.600,00

Valor total desta Proposta é de RS 2.826.600,00 (dois milhdes, oitocentos e vinte e seis mil e seiscentos reais)

Condicao de pagamento: Conforme Edital.

Prazo de entrega: Conforme Edital

Local de Entrega: SEFIN — Secretaria Municipal de Finangas — Prefeitura de Belém

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura da data da presente proposta de pregos.

Campo Grande, 17 de novembro de 2023.

Tfosd 00 GoidsTe

DSF — Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Ltda.
RAFAEL DENOFRIO BORTOLETTO
GERENTE COMERCIAL

Rua Alberto Neder, n2 328, Sala 62, Conjunto Residencial Alto do Prosa
Centro, Campo Grande, MS - CEP 79.002-160.




Assunto RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO N° 003.1/2023 - ATUALIZADA - BELEM - @

CORRIGIDA
De Comercial Sigcorp <comercial@sigcorp.com.br>
Para compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br <compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br>
Data 2023-11-10 19:12

* Proposta Comercial - Belém.pdf(~262 KB)
Bom dia!

Por gentileza, desconsiderar o e-mail anterior.
Considerar esta proposta, com a devida corregao.
Agradego compreensdo.

Att.;

Elaina

De: Comercial Sigcorp

Enviada em: sexta-feira, 10 de novembro de 2023 17:07

Para: compras.drm.dead @sefin.pmb.pa.gov.br

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO N2 003.1/2023 - ATUALIZADA - BELEM

Prezados (as), boa tarde!

Conforme solicitado, segue para vossa apreciagdo nossa proposta atualizada.
Por gentileza, confirmar recebimento.
Qualquer duvida estou a disposicado.

Att.:

Elaina Oliveira
Comercial SIGCORP

De: compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br <compras.drm.dead @sefin.pmb.pa.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de novembro de 2023 14:45

Para: Comercial Sigcorp <comercial@sigcorp.com.br>

Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO N2 003.1/2023 - ATUALIZADA

Prioridade: Alta

AN

A
Empresa SIGCORP,

Considerando a ALTERA(;AO DO TERMO DE REFERENCIA (em anexo),
encaminhamos SOLICITACAO DE ORCAMENTO n© 003.1/2023 ATUALIZADA para
apreciacao, atualizagcao e envio da nova PROPOSTA DE PRECOS até 17/11/2023.

Att,

Ileide Araujo

Setor de Compras da Divisao de Recursos Materiais

Travessa 14 de Abril n° 1635. Bairro, Sao Bras. CEP 66.063-005. Belém/PA.
CNP]J 05.055.025/0001-06

(91) 3251-4351


mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
mailto:comercial@sigcorp.com.br

Assunto:Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO N2 003/2023
Data:2023-02-28 10:11
De:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
Para:contato@efisicacontabil.com, Elaina oliveira <elaina.oliveira@sigcorp.com.br>

A

Empresa SIGCORP,

Encaminhamos a SOLICITACAO DE ORCAMENTO N© 003/2023, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO
DE SISTEMAS DE APOIO A FISCALIZACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVICOS DE

CUSTOMIZACAO IMPLANTACAO E MIGRACAO DE DADOS, BEM COMO TREINAMENTOS, MANUTENGCAO E SUPORTE
TECNICO, para apreciagao e envio de sua proposta.

ACUSAR RECEBIMENTO

Att,

Helen Silva

Setor de Compras

Divisao de Recursos Materiais

Departamento Administrativo

Assunto:Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO Ne 003/2023
Data:2023-02-27 14:50
De:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
Para:elaina.oliveira@sigcorp.com.br

Prezados,

Segue TR para conhecimento e elaboragao da proposta.

Setor de Compras
Divisao de Recursos Materiais

Departamento Administrativo


mailto:compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br
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mailto:elaina.oliveira@sigcorp.com.br
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Em 2023-02-24 14:56, compras.drm.dead@sefin.pmb.pa.gov.br escreveu:

A
Empresa SIGCORP,

Encaminhamos a SOLICITACAO DE ORCAMENTO N© 003/2023, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LICENGA DE
USO DE SISTEMAS DE APOIO A FISCALIZAGAO TRIBUTARIA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVICOS DE
CUSTOMIZACAO, IMPLANTACAO E MIGRACAO DE DADOS, BEM COMO TREINAMENTOS, MANUTENCAO E
SUPORTE TECNICO, para apreciagdo e envio de sua proposta.

Att,

Helen Silva

Setor de Compras

Divisao de Recursos Materiais

Departamento Administrativo

As informagdes contidas nesta mensagem destinam-se apenas ao destinatario e podem conter informacgoes
classificadas. Se vocé néo for o destinatario, exclua esta mensagem e notifique o remetente; vocé ndo deve copiar
ou distribuir esta mensagem ou divulgar seu contetdo a ninguém. Quaisquer pontos de vista ou opiniGes
expressas nesta mensagem sdo do (s) individuo (s) e ndo necessariamente da organizacdo. Nenhuma confianga
pode ser colocada nesta mensagem sem a confirmacdo por escrito de um representante autorizado de seu
conteddo. Nenhuma garantia esta implicita de que esta mensagem ou qualquer anexo esta livre de virus ou nao
foi interceptado e corrigido.

As informacoes contidas nesta mensagem destinam-se apenas ao destinatario e podem conter informagodes classificadas. Se
vocé ndo for o destinatario, exclua esta mensagem e notifique o remetente; vocé ndo deve copiar ou distribuir esta mensagem
ou divulgar seu contelddo a ninguém. Quaisquer pontos de vista ou opinides expressas nesta mensagem sao do (s) individuo
(s) e ndo necessariamente da organizacdo. Nenhuma confianga pode ser colocada nesta mensagem sem a confirmagdo por
escrito de um representante autorizado de seu conteddo. Nenhuma garantia esta implicita de que esta mensagem ou qualquer
anexo esta livre de virus ou nao foi interceptado e corrigido.
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PROPOSTA N2 1521/2023
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM — PA.

Barueri/SP, 10 de novembro de 2023.

A SIGCORP GESTAO E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.876.589/0001-35, com sede em
Barueri - SP, na Alameda Grajau, 219 — Conj 302, 30B, 312 e 31D, Alphaville Centro Industrial e Empresarial — CEP:
06454-050, IE: Isenta, e-mail: comercial@sigcorp.com.br, Telefone: (11) 4153-2945, apresenta sua proposta de
precos para o atendimento do objeto descrito abaixo.

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em Tecnologia da Informag&o para os servi¢cos de fornecimento de
licenca de uso de sistemas de apoio a fiscalizagdo tributaria municipal, incluindo os servicos de customizacao,
implantagdo e migragdo de dados, bem como treinamentos, manutengdo e suporte técnico, do TIPO MENOR
PRECO conforme as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia.

Informamos que, a SIGCORP, possui solugdo de software similar as dessa cotagdo, e que atendem as
especificagbes do Termo de Referéncia.

QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIGAO (A) UNIDADES ®) (©)

Servico Técnico especializado de customizacao,
1 |implantagdo, migracao e integracédo de dados (ETL) com 3 més R$ 326.000,00 R$ 978.000,00
os sistemas legados especificados pela CONTRATANTE

Cessdo de licengca de uso dos sistemas de apoio a

2 fiscalizagao tributaria municipal 9 mes R$ 65.000,00 R$ 585.000,00
3 Servigo tegnlco espemall_zado de suporte técnico e 9 més R$ 225.000,00 R$ 2.025.000,00
manutencao legal, corretiva e adaptativa
4 | Capacitagdo de pessoal (treinamento) - Sob demanda 180 Horas R$ 350,00 R$ 63.000,00
. Horas (sob
5 | Desenvolvimento EVOLUTIVO — sob demanda 1.200 demanda) R$ 350,00 R$ 420.000,00
VALOR GLOBAL = VALOR TOTAL 1.C+2.C+3.C+4.C+5.C= R$ 4.071.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 4.071.000,00 (quatro milhdes e sessenta e um mil reais).

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses

SIGCORP GESTAO E TECNOLOGIA LTDA - sigcorp.com.br
Alameda Grajau, 219 — conjunto 30A, 30B, 31A e 31D — Alphaville Centro Industrial
e Empresarial - Alphaville - Barueri - SP - CEP: 06454-050 — Fone: (11) 4153-2945


mailto:comercial@sigcorp.com.br

NIQCONP

Gestao e Tecnologia

PROPOSTA N2 1521/2023

VALIDADE DA PROPOSTA: Proposta valida por 60 (sessenta) dias contados da data da emissdo desta proposta
comercial.

A presente proposta de pregos, € uma estimativa, e ndo vincula a nossa participacdo no almejado processo a ser instaurado por
esta municipalidade, devendo ainda ser salientado, que os produtos descritos podem sofrer alteragfes em sua precificagdo em
vista da constante evolucdo tecnoldgica e a sua adequacgdo para implementacdo que influencia diretamente os custos e o
fornecimento da tecnologia.

Cordialmente,

s 5

ELIANE NERI
COMERCIAL

SIGCORP GESTAO E TECNOLOGIA LTDA - sigcorp.com.br
Alameda Grajau, 219 — conjunto 30A, 30B, 31A e 31D — Alphaville Centro Industrial
e Empresarial - Alphaville - Barueri - SP - CEP: 06454-050 — Fone: (11) 4153-2945



	RELATÓRIO -369.2022
	MAPA 369.2022
	PROPOSTAS
	RESPOSTA BENEFIX
	RESPOSTA DSF
	RESPOSTA SIGCORP


		2023-12-20T17:23:01-0300
	KARITAS LORENA DE SOUZA RODRIGUES


		2023-12-22T08:14:26-0300
	MARCELO CANTAO LOPES:99637286268




