


12/04/2019 Gmail - Cotação- Hotel Guajará 
 
 

Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com> 

 
 

Cotação- Hotel Guajará 
1 mensagem 

Hotel Guajará <hotelguajara@hotmail.com> 12 de abril de 2019 09:32 

Para: Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com> 

 

Segue cotação conforme o solicitado! 

 
 

Att, 

 
 

Adrielle Costa 

 
 
 

 

 
 
 
 

Cotação.pdf 

229K 
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HOTEL HINDIANA II 

CNPJ: 08.807.757/0001-01 

RUA APINAGES 235 ,BAIRRO: SÃO PIO X 

DIARIAS COM : CAFÉ DA MANHÃ ,ESTACIONAMENTO E INTERNET WI FI  INCLUSO 

TEMOS ÓTIMO ATENDIMENTO 

 

HOTEL HINDIANA II 

CNPJ: 08.807.757/0001-01 

RUA APINAGES 235 

BAIRRO: SÃO PIO X 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO Unidade 
Quant. 

Máxima 

 
VALOR 
UNIT 

 
VALOR 
TOTAL 

1 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM: 
APARTAMENTOS INDIVIDUAIS COM AR CONDICIONADO, 
BANHEIRO, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ. 

DIARIAS 156 
 

R$ 65,00 
 

R$ 10.140.00 

2 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  EM 
APARTAMENTO DE  CASAL : COM AR CONDICIONADO, 
BANHEIRO , INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ 

DIARIAS 78 

 
  

R$ 100,00 

 
 

R$ 7.800,00 

3 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, EM  
APARTAMENTO DUPLO :  COM AR CONDICIONADO, 
BANHEIRO , INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ 

DIARIAS 125 

 
 

R$ 100,00 

 
 

R$ 12.500.00 

4 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, EM 
APARTAMENTO TRIPLO: COM AR CONDICIONADO, BANHEIRO, 
INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ. 

DIARIAS 145 

 
R$ 150.00 

 
R$ 21.750.00 

5 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM 
APARTAMENTO QUÁDRUPLO: COM AR CONDICIONADO, 
BANHEIRO, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ. 

DIARIAS 40 

 
R$ 200.00 

 
R$ 8.000,00 



11/04/2019 Gmail - Cotação - Serviços de hotelaria 

 

 

  Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com> 

 

Cotação - Serviços de hotelaria 
2 mensagens 

Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com> 10 de abril de 2019 10:22 

Para: netealves2011@live.com 

 
Bom dia ! 

Venho através deste solicitar cotação do serviços de hotelaria , como falamos por telefone . 

Agradecemos antecipada pela presteza nos serviços e aguardamos a cotação. 

Qualquer dúvida estou a disposição. 

 
-- 

Att: 

Alaide Roberth/ Andréia Monteiro 

Setor de compras 

Prefeitura Municipal de Capanema 

(91) 98027-9908/85226-5126 Alaide Robert 

(91)98931-0024/98522-9196 Andréia Monteiro 
 

PLANILHA PARA COTAÇÃO.docx 

  708K 

 

Francinete Alves <netealves2011@live.com> 11 de abril de 2019 16:31 

Para: Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com> 

 

 

De: Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com> 
Enviado: quarta-feira, 10 de abril de 2019 11:22 
Para: netealves2011@live.com 

Assunto: Cotação - Serviços de hotelaria 

 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

 
PLANILHA PARA COTAÇÃO (Francinete Alves).docx 

  708K 
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15/04/2019 Gmail - Cotação - Serviços de hotelaria 

 
 

Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com> 

 
 

Cotação - Serviços de hotelaria 
2 mensagens 

Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com> 15 de abril de 2019 10:39 

Para: hotelcentral.hc@hotmail.com 

 
Bom dia ! 

Venho através deste solicitar cotação do serviços de hotelaria , como falamos por telefone . 

Agradecemos antecipada pela presteza nos serviços e aguardamos a cotação. 

Qualquer dúvida estou a disposição . 

 
-- 

Att: 

Alaide Roberth/ Andréia Monteiro 

Setor de compras 

Prefeitura Municipal de Capanema 

(91) 98027-9908/85226-5126 Alaide Robert 

(91)98931-0024/98522-9196 Andréia Monteiro 
 

PLANILHA PARA COTAÇÃO.docx 

708K 

 

Celio Freire <hotelcentral.hc@hotmail.com> 15 de abril de 2019 16:06 

Para: Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com> 

 
 

Boa tarde! 
 

Segue em anexo, a cotação solicitada. 
 
 

Obrigado 

De: Alaide Roberth <compras.dep.pmc@gmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 15 de abril de 2019 11:39 
Para: hotelcentral.hc@hotmail.com 

Assunto: Cotação - Serviços de hotelaria 

 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

 

HOTEL CENTRAL.docx 
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F C FREIRE EIRELI-ME 

CNPJ:13.571.024/0001-42 

AV: Barão de Capanema;1078- Centro 

Capanema-PA 

Telefone:(9 1)3462-3582  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VALOR 

 
DESCRIÇÃO 

 
APATAMENTO 

 
R$-70,00 

AR-CONDIONADO, BANHEIRO, TELEVISAO, INCLUITO 
CAFÉ DA MANHA  

 
SIMPLES  

 
R$-100,00 

AR-CONDIONADO, BANHEIRO, TELEVISAO, INCLUITO 
CAFÉ DA MANHA 

 
CASAL  

 
R$-100,00 

AR-CONDIONADO, BANHEIRO, TELEVISAO, INCLUITO 
CAFÉ DA MANHA 

 
DUPLO 

 
R$-130,00 

AR-CONDIONADO, BANHEIRO, TELEVISAO, INCLUITO 
CAFÉ DA MANHA AR-CONDIONADO, BANHEIRO, 

TELEVISAO, INCLUITO CAFÉ DA MANHA 

 
TRIPLO 

 
R$-160,00 

AR-CONDIONADO, BANHEIRO, TELEVISAO, INCLUITO 
CAFÉ DA MANHA 

 
QUADRUPLO 

OBS:PODE ATE INCLUIR FRIGOBAR SEM COBRANÇA 
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