
P R E F E I T U R A D E

SESMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

P R É TU R A D E

BELÉM
MEMO. n° 878/2015 - DEUE/SESMA Belém/PA, 21 de dezembro de 2015.

DO: DEUE

PARA: GABINETE

ASSUNTO: Solicitação de compra emergência! aparelhos de ar condicionado.

Senhor Secretário,

Considerando a existência de serviços nos quais o controle da temperatura é

essencial para adequada prestação da assistência, a exemplo de salas de vacinação,

Centros de Terapia Intensiva, nas quais os controles de temperatura do ambiente e do

paciente são vitais para o cuidado prestado aos mesmos, Centros Cirúrgicos, farmácias que

fazem controle de medicações termossensíveis, entre outros nos quais na existência de

equipamentos em funcionamento inadequado expõe ao risco da paralização dos serviços.

Considerando a essencialidade em prover a climatização adequada nos

serviços de saúde da Rede SESMA e que esta providência resulta na manutenção dos

serviços e maior satisfação por conta dos usuários e servidores públicos;

Considerando que uma das empresas contratadas através da Adesão à Ata de

Registro de Preços n°. 006/2015/SEMEC se recusou em fornecer os equipamentos de ar

condicionado em detrimento da não concessão de reequilíbrio econômico-financeiro pelo

gerenciador da ata de registro de preços, solicitamos a aquisição emergencial de aparelhos

de ar condicionado conforme os quantitativos e características em anexo.

Respeitosamente, l

,
Fagnei Ivison Corrêa

Diretor do DEUE -SESMA

irlene

Diretora do DEAS - SESMA
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SESMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

NÚCLEO DE CONTRATOS

P R E F E I T U R A D E

BELÉM
Oficio n° 176/2015-NÚCLEO DE CONTRATOS/SESMA/PMB

Belém, 09 de dezembro de 2015

À Empresa
CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP
Endereço: Rua 1020, 32, Setor Pedro Ludovico.
CEP: 74.820-330
Goiânia - GO

Referência: Protocolo 1,518.407

Assunto: Solicitação de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro.

1. Considerando a solicitação de Reequilíbrio Económico Financeiro pela

empresa CONFIANÇA SOLUÇÕES EIRELI - EPP referente ao Contrato n° 329/2015;

2. Considerando que de acordo com manifestação do Núcleo Setorial de

Assuntos Jurídicos - NSAJ, cabe ao órgão gerenciador (SEMEC) a concessão do

reequilíbrio, nos termos dos arts. 17 e 18 do Decreto Federal n° 7892/2013, e que

este foi indeferido;

3. A Secretaria Municipal de Saúde vem, através deste, informar o

INDEFERIMENTO DO PLEITO, bem como determinar a manifestação expressa da

empresa sobre se efetuara a entrega dos itens ou não, pois, em caso negativo, serão

adotadas as medidas cabíveis para nova contratação, tendo em vista a urgência na

aquisição.

á ?Mb &du^
rã de Oliveira Belém

Coordenadora do Núcleo de Contratos
Secretaria Municipal de Saúde - SESMA

Travessa do Chaco, 2086
Entre Av, Almirante Barroso e Av. Romulo Maiorana

CEP: 66093-410, Bairro: Marco
E-mail: çontratos.sesm«(5fgmail.com

T«l.: (91) 3236-1634
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Gsail contratos sesma <contratos.sesma@gmail.com>

ENC: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC
1 mensagem

Gustavo Henrique <vendas01@confiancati.com.br> * 10 de dezembro de 2015 14:09
Para: contratos.sesma@gmail.com

Boa tarde, Ana Carolínall

Conforme contatQ telefónico, segue es a*m»Íl que foram encaminhado para adesão da carona, eu
informei que iria enviar autorização do item 04, 05 e 09, porém nSo possível porque estava
aguardando o resultado de reequilíbrio financeiro.

At,

ONFIANÇA
SOLUÇÕES

Gustavo Henrique da
Silva

Confiança Soluções Eireli
EPP

19,108.740/0001-74

Pene:(82)
3926-0020/8625-0133

Skype; gustavojicitacao

De: Gustavo Henrique [mailte:venda801@confianc8tí.eom,br]
Enviada em: terça-feira, 24 de novembro de 2015 14:59
Pani: 'adm sesma1 <adm.sesma@grnail.com>; 'DRM SEMEC PMB <semecdrm@yahoo.com.br>
(semecdrm@yahoo.com.br)'<sernecdrm@yahoo,corn.br>
Ce: 'drm.sepat1@gmail.com1 <drm.sepat1@gmail.com>; 'amaldo.rubio@yahoo.com.br1

orna Ido.rubío@yahoo.com.br>;'gerentecomercial@confiancati.com.br1

<gerentecomercial@confiancati.com.br>
Assunto: RÉS: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC

Boa tarde, Elza Tavares i!

Informo que houve equívoco na interpretação, informei no e-mali que estaria fazendo somente 04,

de 4 10/12/2015 13:56
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05 e 09 adesão, porem o SEMEC não respondeu sobre o pedido de reequiiíbrio financeiro, nos
também não formalizamos através de offcio adesão da carona, precisamos rever junto órgão gestor
da Ata será possfvel fazer aceito do reequiiíbrio, sem os reajustes fica impossível entregar os
equipamentos.

Al,

ONFIANÇA
Gustavo Henrique da
Silva

Confiança Soluções Eirelí
ÊPP

CNPJ:
19,108.740/0001-74

Fone;(§2)
3926-0020/8625=0133

Skype: gustavojieitaeao

De: Gustavo Henrique [mailte: vendasOl@60nfianeati.e8m.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de setembro de 2015 12:14
Para: 'adm sesma' <adm.se3ma@gmail.com>
Assunto: RÉS: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC

Elza, boa tardei!

Estou fazendo autoriiaçSe da carona, a dftmara na retorno ouve devido o item il(Ar Condicionado
24.000 btus inverter Marca Samsung) nSo será possível entregar, o fornecedor não tem previsto
entrega do produto e com essa oscilação do dólar nlo tem preço, estarei fazendo somente dos itens
04, 05 e 09.

Uma questão que foi levantado sobre o repasse uma vez qus nossa eeonsmia não se encontra em
um bom momento, e alguns recursos estio sendo cortado peia metade, qual nossa garantia que
entregando os equipamentos iremos receber.

Aguardo retorno.

Gustavo Henrique da
Silva

10/12/201513:56
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ONFIANÇA
SOLUÇÕES

Confiança Soluções Eireli
EPP

19.108.740/0001-74

Fone:(62)
3926-0020/8625-0133

Skype: gustavo_licitacao

De: adm sesma [mailto:adm.sesma@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2015 15:36
Para: comercial@confiancati.com.br; Gustavo Henrique - Confiança Soluções
<vendas01@confíanca ti.com. br>
Assunto: Fwd: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC

Gustavo boa tarde,

Solicitamos, por gentileza, o envio do aceite solicitado anteriormente.

Desde já agradecemos sua atenção.

No aguardo.

Atenciosamente,

Elza Tavares

Mensagem encaminhada
De: adm sesma <adm.sesma@gmail.com>
Data; 31 de agosto de 2015 14:31
Assunto: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC
Para: comercial@confiancati.com.br

Boa tarde,

Estamos enviando, dlgltallzado, Oficio n» 2584/2015-GABS/SESMA/PMB referente Adesão a Ata Pregão
Eletrônico 006/2015, onde o gerenciador é a SEMEC, como a CONFIANÇA SOLUÇÕES é vencedora em
alguns itens, solicitamos, por gentileza, que seja enviado o seu aceite em nos fornecer os equipamentos.

10/12/2015 13:56
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Desde já agradecemos sua atenção e aguardamos seu retomo.

Atenciosamente,

Elza Tavares

Secretaria Municipal de Saúde

Fone: 3236-1586

CONFIANÇA lmag.002.png
SOLUÇÕSS

de4 10/12/2015 13:56
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contratos sesma <contratos.sesma@gmail.com>

i*,-. ,. <t ",:k

RÉS: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC
1 mensagem

Gustavo Henrique <vendas01@confiancati.com.br>
Para: contratos sesma <contratos.sesma@gmail.com>

15 de dezembro de 2015 17:19

Boa tarde, Prezados!!!

Nossa empresa participante do pregão 06/2015 - SEMEC, aguardava resposta do pedido de reequilíbrio
financeiro por parte do órgão gerenciador, porém não foi aceito, flWfffrTWffWSTSWfwPpiBÉi^wM^MSi

ao ofertado, mesmo assim os preços estão equiparados, impossível negociar!

At,

ONFIANÇA
SOLUÇÕES

Gustavo Henrique da Silva

Confiança Soluções Eireli
EPP

CNPJ: 19.108.740/0001-74

Fone: (62) 3926-0020/8625-
0133

Skype: gustavojicitacao

De: contratos sesma [mailto:contratos.sesma@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 10 de dezembro de 2015 15:21
Para: Gustavo Henrique <vendas01 @confiancati.com.br>
Assunto: Re: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC

Olá Gustavo,

Acuso o recebimento do e-mail, fico no aguardo da sua solicitação de troca de marca para que possamos
resolver essas pendências da melhor e mais breve forma possível!

Obrigada!

Ana Carolina.

Atenciosamente

https://mail.google.com/mail/ij/C^ 1/5
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NÚCLEO DE CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESMA
Travessa do Chaco n° 2086, Bairro: Marco, CEP: 66.093-542 - Belém/PA
91 98405-5668 / 3236-1634
contratos.sesma@gmail.com

Em 10 de dezembro de 2015 14:09, Gustavo Henrique <vendas01@confiancatí.com.br> escreveu:

Boa tarde, Ana Carolina!!

Conforme contato telefónico, segue os e-mail que foram encaminhado para adesão da carona, eu
informei que iria enviar autorização do item 04, 05 e 09, porém não possível porque estava aguardando

o resultado de reequilíbrio financeiro.

At,

Gustavo Henrique da Silva

Confiança Soluções Eireli
^ & EPP
^JT^
F CNPJ: 19.108.740/0001-74

SOLUÇÕES
Fone: (62) 3926-
0020/8625-0133

Skype: gustavojicitacao

De: Gustavo Henrique [mailto:vendas01@confiancati.com.br]
Enviada em: terça-feira, 24 de novembro de 2015 14:59
Para: 'adm sesma1 <adm.sesma@gmail.com>; 'DRM SEMEC PMB <semecdrm@yahoo.com.br>
(semecdrm@yahoo.com.br)1 <semecdrm@yahoo.com.br>
Ce: 'drm.sepat1@gmail.com'<drm.sepat1@gmail.com>; 'arnaido.rubio@yahoo.com.br1

<arnaldo.rubio@yahoo.com.br>; 'gerentecomercial@confiancati.com.br'
<gerentecomerciat@confiancati.com.br>
Assunto: RÉS: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC

Boa tarde, Elza Tavares!!

Informo que houve equívoco na interpretação, informei no e-mail que estaria fazendo somente 04, 05
e 09 adesão, porem o SEMEC não respondeu sobre o pedido de reequilíbrio financeiro, nos também
não formalizamos através de oficio adesão da carona, precisamos rever junto órgão gestor da Ata será
possível fazer aceito do reequilíbrio, sem os reajustes fica impossível entregar os equipamentos.

https://m á Lgoogle.com/m ai l/u/0/?ui=2&ik=0a8^ 2/5
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At,

ONFIANÇA
SOLUÇÕES

Gustavo Henrique da Silva

Confiança Soluções Eireli
EPP

CNPJ: 19.108.740/0001-74

Fone: (62) 3926-
0020/8625-0133

Skype: gustavojicitacao

De: Gustavo Henrique [mailto:vendas01@confiancati.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de setembro de 2015 12:14
Para: 'adm sesma' <adm.sesma@grnail.com>
Assunto: RÉS: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC

Eíza, boa tarde!!

Estou fazendo autorização da carona, a demora no retorno ouve devido o item ll(Ar Condicionado
24.000 btus Inverter Marca Samsung) não será possível entregar, o fornecedor não tem previsão
entrega do produto e com essa oscilação do dólar não tem preço, estarei fazendo somente dos itens
04,05609.

Uma questão que foi levantado sobre o repasse uma vez que nossa economia não se encontra em um
bom momento, e alguns recursos estão sendo cortado pela metade, qual nossa garantia que
entregando os equipamentos iremos receber.

Aguardo retorno,

SOLUÇÕES

Gustavo Henrique da Silva

Confiança Soluções Eireli
EPP

CNPJ: 19.108.740/0001-74

Fone: (62) 3926-
0020/8625-0133

Skype: gustavojicitacao

https://mai!.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=0a86^ a 5
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De: adm sesma [mailto:adm.sesma@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2015 15:36
Para: comercial@confiancati.com.br; Gustavo Henrique - Confiança Soluções
<vendas01@confiancati.com.br>
Assunto: Fwd: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC

Gustavo boa tarde,

Solicitamos, por gentileza, o envio do aceite solicitado anteriormente.

Desde já agradecemos sua atenção.

No aguardo.

Atenciosamente,

Elza Tavares

Mensagem encaminhada
De: adm sesma <adm.sesma@gmai!.com>
Data: 31 de agosto de 2015 14:31
Assunto: OFICIO 2584/2015 ADESÃO ATA - PREGÃO 006/2015 - SEMEC
Para: comercial@confiancati.com.br

Boa tarde,

Estamos enviando, digitalizado, Oficio n° 2584/2015-GABS/SESMA/PMB referente Adesão a Ata Pregão
Eletrônico 006/2015, onde o gerenciador é a SEMEC, como a CONFIANÇA SOLUÇÕES é vencedora em
alguns itens, solicitamos, por gentileza, que seja enviado o seu aceite em nos fornecer os equipamentos.

Desde já agradecemos sua atenção e aguardamos seu retomo.

•

Atenciosamente,

Elza Tavares

Secretaria Municipal de Saúde

Fone: 3236-1586

https://mail.googtexom/mail/u/0/?ui=2&ik=0^ 4/5
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