M Gma” Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

COTAGAO - SANTA CRUZ DO ARARI

2 mensagens

Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com> 21 de agosto de 2025 as 11:36
Para: ss.srsantos@yahoo.com

empresa: SS & SR COMERCIO LTDA
cnpj: 17.498.463/0001-28

Solicito sua cotagao para os itens dispostas na planilha em anexo, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO
ARARI, com as devidas informagdes da empresa e no papel timbrado.

Setor de Compras Municipal
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

&) PLANILHA SERVICO DE MANUTENGAO PREFEITURA xIs
28K

junior santos <ss.srsantos@yahoo.com> 21 de agosto de 2025 as 18:58
Para: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

Segue cotagdo para infra estrutura

Max junior

[Texto das mensagens anteriores oculto]

&) SANTA CRUZ DO ARARI SS E SR SS (1).pdf
206K
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI / PA

ITEM

DESCRICAO/ESPECIFICACAO

UNIDADE

QTDE

VR UNIT.

VR. TOT.

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE MAQUINAS PESSADAS -
COMPREENDENDO:MECANICA, ELETRICA,
ELETRONICA, AR CONDICIONADO, RETIFICA DO
MOTOR, LANTERNAGEM, PINTURA PARCIAL E GERAL
COM REVITALIZACAOQ, CAPOTARIA, SERVICO DE
PRANCHA, SERVICOS DE DIREGAQ E RODAS
(MONTAGEM/DESMONTAGEM), LUBRIFICAGAO E
ENGRAXAMENTO. POR MENOR VALOR DA
HORA/HOMEM.

HORA

1.850

R$ 410,00

R$
758.500,00

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE CAMINHOES - COMPREENDENDO:
MECANICA, ELETRICA, ELETRONICA, AR
CONDICIONADO, RETIFICA DO MOTOR,
LANTERNAGEM, PINTURA PARCIAL E GERAL COM
REVITALIZACAO, CAPOTARIA, SERVICO DE PRANCHA,
SERVIGOS DE DIREGAO E RODAS
(MONTAGEM/DESMONTAGEM), LUBRIFICAGAO E
ENGRAXAMENTO. POR MENOR VALOR DA
HORA/HOMEM.

HORA

753

R$ 340,00

R$
256.020,00

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE TRATORES E IMPLEMENTOS -
COMPREENDENDO: MECANICA, ELETRICA,
ELETRONICA, AR CONDICIONADO, RETIFICA DO
MOTOR, LANTERNAGEM, PINTURA PARCIAL E GERAL
COM REVITALIZACAO, CAPOTARIA, SERVICO DE
PRANCHA, SERVICOS DE DIRECAO E RODAS
(MONTAGEM/DESMONTAGEM), LUBRIFICAGAO E
ENGRAXAMENTO. POR MENOR VALOR DA
HORA/HOMEM.

HORA

750

R$ 410,00

R$
307.500,00

TOTAL

R$ 1.322.020,00

VALOR TOTAL: 1.322.020,00 (UM MILHAO, TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E VINTE REAIS)

ENTREGA: 30 DIAS

Prazo de validade da proposta: 15 ( dias).

~

pagamento: A vista.

Ananindeua, 21 DE AGOSTO DE 2025
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M Gma” Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

COTAGAO - SANTA CRUZ DO ARARI

3 mensagens

Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com> 21 de agosto de 2025 as 11:36
Para: apnautica_adm@hotmail.com

empresa: A.P. DA SILVA COMERCIO DE PECAS
cnpj: 32.204.121/0001/41

Solicito sua cotacao para os itens dispostas na planilha em anexo, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI, com
as devidas informacoes da empresa e no papel timbrado.

Setor de Compras Municipal
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

&) PLANILHA SERVIGCO DE MANUTENGAO PREFEITURA xIs
28K

AP NAUTICA SIMAQUINAS <apnautica_adm@hotmail.com> 21 de agosto de 2025 as 14:06
Para: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

BOA TARDE!
ESTAMOS PROVIDENCIANDO, LOGO MAIS ENVIAREMSO A COTAGAO CONFORME SOLICITADO.

AP NAUTICA SIMAQUINAS
Cargo
Empresa

De: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 11:36

Para: apnautica_adm@hotmail.com <apnautica_adm@hotmail.com>
Assunto: COTACAO - SANTA CRUZ DO ARARI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AP NAUTICA SIMAQUINAS <apnautica_adm@hotmail.com> 21 de agosto de 2025 as 18:18
Para: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

CONFORME SOLICITADO SEGUE EM ANEXO NOSSA COTACAO.

ATT.
ALEXSANDRA PIRES

AP NAUTICA SIMAQUINAS
Cargo
Empresa

De: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 11:36
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Para: apnautica_adm@hotmail.com <apnautica_adm@hotmail.com>
Assunto: COTACAO - SANTA CRUZ DO ARARI

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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A.P. DA SILVA- COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELL.

RUA JOVELINA MORGADO N° 70 — BAIRO : CENTRO/ CIDADE : MARITUBA
CNPJ: 32.204.121/ 0001-41 — INSC.ESTADUAL : 15.626.034-4— 1.M: 700900
FONE: (91) 98136-6967 / 9
EMAIL: APNAUTICA_FINANCEIRO@HOTMAIL.COM / APNAUTICA_ADM@HOTMAIL.COM

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI/PA

COTACAO DE SERVICOS MECANICOS

PLANILHA DE ADESAO - PREFEITURA

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UNIDADE | QTDE VR UNIT. VR. TOT.

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE MAQUINAS PESSADAS -
COMPREENDENDO:MECANICA, ELETRICA,
ELETRONICA, AR CONDICIONADO, RETIFICA DO
MOTOR, LANTERNAGEM, PINTURA PARCIAL E GERAL
COM REVITALIZAGAO, CAPOTARIA, SERVICO DE
PRANCHA, SERVICOS DE DIRECAO E RODAS
(MONTAGEM/DESMONTAGEM), LUBRIFICACAO E
ENGRAXAMENTO. POR MENOR VALOR DA
HORA/HOMEM.

R$

HORA 1.850 | R$ 390,00 | 51 500,00

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE CAMINHOES - COMPREENDENDO:
MECANICA, ELETRICA, ELETRONICA, AR
CONDICIONADO, RETIFICA DO MOTOR,
LANTERNAGEM, PINTURA PARCIAL E GERAL COM
REVITALIZACAO, CAPOTARIA, SERVICO DE PRANCHA,
SERVICOS DE DIRECAO E RODAS
(MONTAGEM/DESMONTAGEM), LUBRIFICACAO E
ENGRAXAMENTO. POR MENOR VALOR DA
HORA/HOMEM.

R$

HORA 753 | R$ 320,00 240.960,00

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE TRATORES E IMPLEMENTOS -
COMPREENDENDO: MECANICA, ELETRICA,
ELETRONICA, AR CONDICIONADO, RETIFICA DO
MOTOR, LANTERNAGEM, PINTURA PARCIAL E GERAL
COM REVITALIZACAO, CAPOTARIA, SERVICO DE
PRANCHA, SERVICOS DE DIRECAO E RODAS
(MONTAGEM /DESMONTAGEM), LUBRIFICACAO E
ENGRAXAMENTO. POR MENOR VALOR DA
HORA/HOMEM.

R$

HORA 750 | R$ 390,00 292.500,00

R$

TOTAL 1.254.960,00

VALOR TOTAL: R$ 1.254.960,00 UM MILHAO, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E
SESSENTA REAIS

Marituba/PA, 21 de agosto de 2025.
A P DA SILVA COMERCIO Assinado de forma digital por AP |?2.204.1 21/0001 -4-1_|

DE PECAS NAUTICAS DA SILVA COMERCIO DE PECAS A P DA SILVA COMERCIO DE
. NAUTICAS LTDA:32204121000141 )
LTDA:32204121000141 DE PEGAS NAUTICAS EIRELI
A. P.DASILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICA EIRELLI. Estrada do Caixa Para n® 121 - Loja B
(CNPJ: 32.204.121/0001- 41) L_Lev"éndi? CEP: 67.015.520 |
Alexsandra Pires da Silva Ananindaus-PA

(CPF: 740.778.722-00 / RG: 4143031 SSP/PA)

SIMAQUINAS-PECAS E MOTORES 1de 1
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. COTAGCAO - SANTA CRUZ DO ARARI  caixa de entrada x
Caixa de entrada

Com estrela Compras Santa Cruz do Arari qui., 21 de
empresa: A.S.M DO ROSARIO LTDA cnpj: 20.120.095/0001-94 Solicito sua cotacéo para os itens dispostas na planilha em anexo, para a PREFEITU

Adiados
Enviados
SIMAQUINAS - PECAS E MOTORES pecas sex., 22 de ago., 08:39 (h4 3 dias
Rascunhos para mim
Mais BOM DIA. SEGUE EM ANEXO.
Marcadores
DESDE AGRADECEMOS

De: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 10:36

Para: SIMAQUINAS - PECAS E MOTORES pegas <simaquinas_compras@outlook.com>
Assunto: COTAGAO - SANTA CRUZ DO ARARI

[Mensagem cortada] Exibir toda a mensagem

1anexo - Anexos verificados pelo Gmail

2578
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%PlP Razao Social: ASM DO ROSARIO NAUTICA EIRELT -[ 1.1 4- Telefone: (91) 3207-9997 / 9 8136-6967 / 9 9237-
1.1.2. -CNPJ/MF: 20.120.095/0001-94 / - . ESTADUAL n° 8560 o
15.447.086-4 1.1.5- EMAIL: tnsinezio@outlook.com.br
simaquinas_compras@outlook.com
1.3. —Endereco: ESTRADA DO ICUI GUAJARA — QUADRA N°| 1.1.7- Banco: BANCO BRADESCO
15 i Agéncia: 1672-1 / Conta Corrente n°; 2672-7
BAIRRO: ICUI GUAJARA, ANANINDEUA-
PA
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI-

A Empresa AS M DO ROSARIO NAUTICA EIRELI

PARA

PEDIDO PARA SANTA CRUZ DO ARARI

— CNPJ n.° 20.120.095/0001-94, com sede na ESTRADA DO CAIXA DO

PARA. N° 121 B, BAIRRO: LEVILANDIA, CEP 67.015-520, ANANINDEUA-/PA, apresentamos a presente proposta:

ITEM

DESCRICAO/ESPECIFICACAO

UNIDADE | QTDE | VR UNIT. VR. TOT.

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE MAQUINAS PESSADAS -
COMPREENDENDO:MECANICA, ELETRICA,
ELETRONICA, AR CONDICIONADO, RETIFICA DO
MOTOR, LANTERNAGEM, PINTURA PARCIAL E
GERAL COM REVITALIZAGAO, CAPOTARIA, SERVICO
DE PRANCHA, SERVICOS DE DIRECAO E RODAS
(MONTAGEM/DESMONTAGEM), LUBRIFICACAO E
ENGRAXAMENTO. POR MENOR VALOR DA
HORA/HOMEM.

R$

HORA 740.000,00

1.850 R$ 400,00

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE CAMINHOES - COMPREENDENDO:
MECANICA, ELETRICA, ELETRONICA, AR
CONDICIONADO, RETIFICA DO MOTOR,
LANTERNAGEM, PINTURA PARCIAL E GERAL COM
REVITALIZACAO, CAPOTARIA, SERVICO DE
PRANCHA, SERVICOS DE DIRECAO E RODAS
(MONTAGEM/DESMONTAGEM), LUBRIFICACAO E
ENGRAXAMENTO. POR MENOR VALOR DA
HORA/HOMEM.

R$

HORA 248.490,00

753 R$ 330,00

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE
CORRETIVA DE TRATORES E IMPLEMENTOS -
COMPREENDENDO: MECANICA, ELETRICA,
ELETRONICA, AR CONDICIONADO, RETIFICA DO
MOTOR, LANTERNAGEM, PINTURA PARCIAL E
GERAL COM REVITALIZACAO, CAPOTARIA, SERVICO
DE PRANCHA, SERVICOS DE DIRECAO E RODAS
(MONTAGEM/DESMONTAGEM), LUBRIFICACAO E
ENGRAXAMENTO. POR MENOR VALOR DA
HORA/HOMEM.

R$

HORA 300.000,00

750 R$ 400,00

TOTAL

R$ 1.288.490,00

TOTAL R$ 1.288.490,00 (UM MILHAO, DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS)

1-Op

razo de validade da nossa proposta: 30 (TRINTA) dias,

2 - Prazo de entrega: IMEDIATO
3 — Documentos obrigatérios para acompanhar nota fiscal: emitiremos recibo que tera validade ap6s compensacao bancéria, copia
da ordem de compra a qual se refere e certidGes de regularidade fiscal, bem como FGTS, CNDT e Certiddo Negativa Conjunta da

Unido.

A.P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI-EPP


mailto:tnsinezio@outlook.com.br
mailto:simaquinas_compras@outlook.com

4 - Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da nota fiscal e recibo DEFINITIVO, devidamente atestado,
pelo setor solicitante.

5 — Dados Bancario

- Banco Bradesco - Agencia: 1672-1 - Contas Correntes N°: 55674-2

6- Dados Do Receptor Das Ordens De Fornecimentos:

ANTONIO SINEZIO MORAES DO ROSARIO  CPF: 253.665.302-10

TELEFONE: Telefone: (91) 3273-2164 / 981366967 / EMAIL: tnsinezio@outlook.com.br / apnautica_adm@hotmail.com

Ananindeua /PA, 21 de agosto de 2022.

A S M DO ROSARIO  assinado de forma

NAUTICA digital por AS M DO
LTDA:20120095000 ROSARIO NAUTICA
194 LTDA:20120095000194

ASM DO ROSARIO NAUTICA EIRELI —EPP
CNPJ/MF: 20.120.095/0001-94
Antonio Sinézio Moraes do Rosario

NICOLAU Assinado de
forma digital por

EURIPEDES  nicoLau
BELTRAO EURIPEDES
PAMPLONA:2 BELTRAO

PAMPLONA:2448
4486400259 6400259

A.P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI-EPP
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