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COTAGAO - SANTA CRUZ DO ARARI 2

2 mensagens

Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

Para: ss.srsantos@yahoo.com

empresa: SS & SR COMERCIO LTDA
cnpj: 17.498.463/0001-28

21 de agosto de 2025 as 13:31

Solicito sua cotagao para os itens dispostas na planilha em anexo, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO

ARARI, com as devidas informagdes da empresa e no papel timbrado.

Setor de Compras Municipal
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

£l

PLANILHA SERVICOS EDUCAGAO.xIs

28K

junior santos <ss.srsantos@yahoo.com>

Para: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

Segue em anexo a proposta

Max Junior

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2

COTAGAO SS E SR SANTOS SANTA CRUZ DO ARARI SS E SR SS (1).pdf

150K

21 de agosto de 2025 as 18:52
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A/C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI / PA

ITEM

PRODUTO

QNT

MARCA

UNITARIO

V TOTAL

Servigo de Manutengdo Preventiva e Corretiva,
compreendendo: Mecanica, Elétrica, Eletrénica, Ar
Condicionado, Retifica do Motor, Lanternagem, Pintura
parcial e geral com revitaliza¢do, Capotaria, Servigo de
Prancha, Servigos de Direc¢dio e Rodas (montagem
/desmontagem), lavagens de bancos e forro,
Lubrificagio e engraxamento. Para ser realizado nos
veiculos categoria: ONIBUS VW 15 190 EOD. E. S.
ORE, e ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17. Por
menor valor da hora/homem.

1750

PROFISSIONAL

R$ 373,00

R$ 652.750.00

VALOR TOTAL

RS 652.750,00

Ananindeua, 21 DE AGOSTO DE 2025

VALOR TOTAL: 652.750,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SETESSENTOS E CINQUENTA REAIS)
ENTREGA: 30 DIAS
Prazo de validade da proposta: 15 ( dias).
pagamento: A vista.

S WERCIO LTDA-EPP




M Gma” Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

COTAGAO - SANTA CRUZ DO ARARI

3 mensagens

Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com> 21 de agosto de 2025 as 13:30
Para: apnautica_adm@hotmail.com

empresa: A.P. DA SILVA COMERCIO DE PECAS

cnpj: 32.204.121/0001/41

Solicito sua cotagdo para os itens dispostas na planilha em anexo, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, com as devidas
informag6es da empresa e no papel timbrado.

Setor de Compras Municipal
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

@ PLANILHA SERVICOS EDUCAGAO.xIs
28K

AP NAUTICA SIMAQUINAS <apnautica_adm@hotmail.com> 21 de agosto de 2025 as 14:06
Para: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

BOA TARDE!
ESTAMOS PROVIDENCIANDO, LOGO MAIS ENVIAREMSO A COTAGAO CONFORME SOLICITADO.

AP NAUTICA SIMAQUINAS
Cargo
Empresa

De: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 13:30

Para: apnautica_adm@hotmail.com <apnautica_adm@hotmail.com>
Assunto: COTACAO - SANTA CRUZ DO ARARI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AP NAUTICA SIMAQUINAS <apnautica_adm@hotmail.com> 21 de agosto de 2025 as 18:16
Para: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

SEGUE EM ANEXO NOSSA COTAGAO .

ATT.
ALEXSANDRA PIRES

AP NAUTICA SIMAQUINAS
Cargo
Empresa

De: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 13:30

Para: apnautica_adm@hotmail.com <apnautica_adm@hotmail.com>
Assunto: COTACAO - SANTA CRUZ DO ARARI
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

ﬂ COTAGAO SANTA CRUZ DO ARARI.pdf
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A.P. DA SILVA- COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELL.

RUA JOVELINA MORGADO N° 70 — BAIRO : CENTRO / CIDADE : MARITUBA
CNPJ: 32.204.121/ 0001-41 — INSC.ESTADUAL : 15.626.034-4— 1.M: 700900
FONE: (91) 98136-6967 / 9
EMAIL: APNAUTICA_FINANCEIRO@HOTMAIL.COM / APNAUTICA_ADM@HOTMAIL.COM

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI/PA

COTACAO DE SERVICOS MECANICOS

PLANILHA DE ADESAO - PREFEITURA

ITEM PRODUTO QNT MARCA V UNITARIO V TOTAL

Servigo de Manutencgdo Preventiva e Corretiva,
compreendendo: Mecanica, Elétrica, Eletronica, Ar
Condicionado, Retifica do Motor, Lanternagem, Pintura
parcial e geral com revitalizacdo, Capotaria, Servico de
Prancha, Servigos de Dire¢do e Rodas (montagem
/desmontagem), lavagens de bancos e forro,
Lubrificacdo e engraxamento. Para ser realizado nos
veiculos categoria: ONIBUS VW 15 190 EOD. E. S. ORE, e
ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17. Por menor valor da
hora/homem.

1750 | PROFISSIONAL | RS 353,00 RS 617.750,00

VALOR TOTAL R$ 617.750,00

VALOR TOTAL: R$ 617.750,00 SEISCENTOS E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Marituba/PA, 21 de agosto de 2025.
A P DA SILVA COMERCIO DE Assinado de forma digital por A P |?2.204.1 21/0001 -4-1_|

PECAS NAUTICAS DA SILVA COMERCIO DE PECAS AP DA SILVA COMERCIO DE
LTDA:32204121000141 NAUTICAS LTDA:32204121000141 DE PECAS NAUTICAS EIRELI
A. P.DASILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICA EIRELL. Estrada do Caixa Para n® 121 - Loja B
. - Levilandia CEP: 67.015-520
(CNPJ: 32.204.121/0001- 41) L_ A e J
Alexsandra Pires da Silva nanindeta-

(CPF: 740.778.722-00 / RG: 4143031 SSP/PA)

SIMAQUINAS-PECAS E MOTORES 1de 1
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M Gma” Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

COTAGAO - SANTA CRUZ DO ARARI 2

2 mensagens

Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com> 21 de agosto de 2025 as 13:30
Para: SIMAQUINAS - PECAS E MOTORES pegas <simaquinas_compras@outlook.com>

Solicito sua cotacdo para os itens dispostas na planilha em anexo, para a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, com as devidas
informacoes da empresa e no papel timbrado.

Setor de Compras Municipal
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari

@ PLANILHA SERVICOS EDUCAGAO.xIs
28K

SIMAQUINAS - PECAS E MOTORES pecas <simaquinas_compras@outlook.com> 22 de agosto de 2025 as 08:31
Para: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

BOM DIA...
COTAGAO DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEGAS DE VEICULOS PARA EDUCAGAO.
ANTONIO SINEZIO

DESDE JA AGRADECEMOS.

De: Compras Santa Cruz do Arari <comprassantacruzdoarari@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 12:30

Para: SIMAQUINAS - PECAS E MOTORES pegas <simaquinas_compras@outlook.com>
Assunto: COTACAO - SANTA CRUZ DO ARARI 2

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COTAGAO SANTA CRUZ DO ARARI ASM.pdf
E 477K
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L5 Razao Social- ASM DO ROSARTO NAUTICA ETRELT -/ 1.1.4- Telefone: (91) 3207-9997 / 9 8136-6967 / 9 9237-
1.1.2. -CNPJ/MF: 20.120.095/0001-94 / - I. ESTADUAL re 8560 o
15.447.086-4 1.1.5- EMAIL: tnsinezio@outlook.com.br

simaquinas_compras@outlook.com

1.3. —Endereco: ESTRADA DO ICUI GUAJARA — QUADRA N°| 1.1.7- Banco: BANCO BRADESCO
15 i Agéncia: 1672-1 / Conta Corrente n°; 2672-7
BAIRRO: ICUI GUAJARA, ANANINDEUA-

PA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ARARI- PARA

PEDIDO PARA SANTA CRUZ DO ARARI

A Empresa AS M DO ROSARIO NAUTICA EIRELI —, CNPJ n.° 20.120.095/0001-94, com sede na ESTRADA DO CAIXA DO
PARA. N° 121 B, BAIRRO: LEVILANDIA, CEP 67.015-520, ANANINDEUA-/PA, apresentamos a presente proposta:

\Y

UNITARIO VTOTAL

ITEM PRODUTO ONT MARCA

Servico de Manutencdo Preventiva e
Corretiva, compreendendo: Mecanica,
Elétrica, Eletronica, Ar Condicionado,

Retifica do Motor, Lanternagem, Pintura
parcial e geral com revitalizacdo, Capotaria,
Servico de Prancha, Servicos de Direcgdo e
1 Rodas (montagem /desmontagem), lavagens | 1750 | PROFISSIONAL | R$ 363,00 R$ 635.250,00
de bancos e forro, Lubrificacdo e
engraxamento. Para ser realizado nos
veiculos categoria: ONIBUS VW 15 190
EOD. E. S. ORE, e ONIBUS
IVECO/CITYCLASS 70C17. Por menor
valor da hora/homem.

VALOR TOTAL R$ 635.250,00

TOTAL R$ 635.250,00 (SEISSENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

1 - O prazo de validade da nossa proposta: 30 (TRINTA) dias,

2 - Prazo de entrega: IMEDIATO

3 — Documentos obrigatdrios para acompanhar nota fiscal: emitiremos recibo que tera validade ap6s compensacdo bancaria, copia
da ordem de compra a qual se refere e certides de regularidade fiscal, bem como FGTS, CNDT e Certiddo Negativa Conjunta da
Unido.

4 - Forma de Pagamento: 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da nota fiscal e recibo DEFINITIVO, devidamente atestado,
pelo setor solicitante.

5 — Dados Bancario

- Banco Bradesco - Agencia: 1672-1 - Contas Correntes N°; 55674-2

6- Dados Do Receptor Das Ordens De Fornecimentos:

ANTONIO SINEZIO MORAES DO ROSARIO  CPF: 253.665.302-10

TELEFONE: Telefone: (91) 3273-2164 / 981366967 / EMAIL.: tnsinezio@outlook.com.br / apnautica_adm@hotmail.com

Ananindeua /PA, 21 de agosto de 2022.

A 'S M DO ROSARIO Assinado de forma digital por
NAUTICA A'S M DO ROSARIO NAUTICA
LTDA:20120095000194 LTDA:20120095000194
ASM DO ROSARIO NAUTICA EIRELI -EPP
CNPJ/MF: 20.120.095/0001-94
Antdnio Sinézio Moraes do Rosario

A.P DA SILVA COMERCIO DE PECAS NAUTICAS EIRELI-EPP



mailto:tnsinezio@outlook.com.br
mailto:apnautica_adm@hotmail.com
mailto:tnsinezio@outlook.com.br
mailto:simaquinas_compras@outlook.com

		2025-08-21T11:06:52-0300
	SIDCLEI SACRAMENTO DA SILVA:36726281234


		2025-10-29T16:23:43-0300
	SIDCLEI SACRAMENTO DA SILVA:36726281234




