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PESQI"JISA DE PREÇO
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Prezado iaj Senhor(a)

Â Secretarra lr,4unicrpal de Adnrrrr istraçao. Finanças e Planejanlento - SElr{AF verrr
§o|citar dêsta íespeitacla empresa, os preços dos serviços da tâbelâ abaixc para
levar:lamento preliminar de preCos.

ITEM DESCRTÇAO

Serviços de agenciamento de
pâssâgens âéreâs compreendendo.
reserva emtssão. renrarcaÇào.
reeínbolso e cancêlâlrlenlo de btlhetes
ern lreclros díverscs no âmbito nâcional
deslocanrento de autoíidades.
servrciores e colai:oradores da SltMAl:

QT UNO PERCENTUAL
D DE DESCÔNTO
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Âienciosanrente

rlResporrsável

CARIMBO OA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSAVEL
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RES: SOL|CTTAÇÃO Oe OnçnUerurO
De DTUR <dlur@dtur.com br>

Paô sêmâf@behêrÍêpa.gov.br<semaf@beltsrra.pa.gov.br>

Dãrâ 0l/11/2021 17:A6

Pdoridedê Nôímâl

I coraceo enrvr, eTLTERRA 2021.pdí(-2.3 MB)

Boa tàrde prezados!

Conforme solicrtêdo, êírvio documênto em aoexo

At€nciosàmentê e. disposição, semprel

Dêyvidson Guilande

DTUR

Rua Salvador, 440, SL 111 - Ed. Soberane - Adrianópolis - Manaus/AM - 69057-040
Tet \92) 334A 2773 - I 917 12012

www.dtutcom.br

hsEsrim
Facêbook

)Á{bÂlsapp

Dôr senraf @belteírâ.p_ê.getlú

Enviado:segundejê;ra, 1 de novembro de 2021 10:26

Peíã: glUE

tusunto: SOLICTÍAçÂo DE oRçAMENTo

Bom dia,

Ficâmos no aguardo do retorno.

Este emâilfoi escãneãdo pe,o Avast ãntivÍíus

www.àva5t.com
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A Secretaria Municipôl de Administrêção, Fanançês, e Planejamento - SEMAÊ, vem solicitôr desta respeitâdê emp.esa, os preços dos serviços da tabela
abaixo paía levantamento preliminar de preços.
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Alleretour Viâgêns E Turismo Ltda. - Me i -.
CN PI: 08.435.0ss/ooo1-50 \ ,-,
Av. XV de Novembro ne 995, apto. 302 - Zonâ 1, Maringá - PR, CEP\&70

Íel.: 144) 3226-6472 \
E-marl: pêl,aqens@;"vtata ;rita(oes coíi or

b
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PESQUISA DE PREçO

Proponente: ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO tÍDA - ME

cNPJ: 08.436.055/0001-50

Endereço: Av. XV de Novembro ne 995, apto. 302 - Zona 1, Maringá - PR, CEP:87013-230
Telefone/Fax: (44ll 3226-647 2 E-mail: passasens@invictalicitacoes.com.br

Prezado (a) Senho(a)
A Secretaria Municipal de Administração, Finanças, e Planejamento - SEMAF vêm solicitar desta respeitada

empresa, os preços dos serviços da tabela abaixo para levantamento preliminar de preços.

ITEM UND

0l serviços de agenciamento dê passagens aéreas compreendendo,

reserva, emissão, remarcação, reembolso e cancelamento de

bilhetes em trechos diversos no âmbito nacional deslocamento de

autoridades, servidores e colaboradores da SEMAF.

SERV 01 5%

Maringá-PR,07 de dezembro de 202L. "'-
cLAUDto BAeU ETt ";;;;;.;;;;;; aol&p166p@551000 1 -5õl
M o R E I RA'O 2 s s3827 so3 H,a:,I'#:ff fi,Tãl?tffi r o u R v I Ac E N §

CLAUDIO BAQUETI MOREIRA
E TUíiI§MO LTDA.híE

PROCURADOR Âv. XV dt, ,tr vÊ,:il)Jo, çaJ5, Âpio.302

RG: 6.859.085-0 ssp/pR e cpF: 02r zona 0r ' ctP ô7013-230

ALrERErouRvrA.r"rrrr.o*àtJr'ri'-t# MARINGA' PR J
cNPJ ne 08.436.055/0001-50
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ORÇAMENTO - PASSAGENS AÉREAS. ALLERETOUR

Do ALLERETOUR VIAGENS (Dep. Licitaçõês) <pâssaqêns@invictalicilâcoes.coú_br>

Para <sêmaí@bêltefia.pâ gov.bí>

Dal6 A7/12120211606

E oRÇAMENTo . BELÍERRA.pdr(-233 KB)

goa tarde.

Segue em anexo o orçamênto, conforme solicitado

Em caso dê dúvidas estou a disposição.

POR GENÍIIEZÂ, COt/FIRME O RECIEIMENÍO DESÍE E.MAII..

il"
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.,&
Dr. üaudio Baqueti Morelrâ

oÀs/PR 35.A56

LICITAÇóES & CONTRÁTOS

Aw tiúdelt s, ne U, sala 2 - Zoâo I - CEP a7o13-z6o - Moringá-PR

Í.leione: (1 4) 3346-6472 - 3226-6472

w. inv i.ta I I c lta @ e s..om. b r

Ysec.eta.ia lvlunicipal de Administração, Finônças, e PlaneJamento - sEl,tAF, vem solicitar desta respeitêdê êmpresa, os preços dos serviços da tabelô

âbâixo paÍa levantamento prêliminâr de preços.

..-'.-'- Forwarded message --'..--
De <ss!êl@bcllsrÀpi.csll.b[>

Date: qui., 2 de dez. de 2021 às 14:44

subjectr souclTAçÃo Dt oRçaMtNTo

To: tinanceiro Alleretour <fi nanceiro@alle.etour-com.bÍ>

Boô tarde,

Êicamos no aguardo do retorno

SE!1AF

Livre dê varus. www.ávg,çgo
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RAZA0 SOCIAL: UNIDAS TURISMO LTDA

No D0 CNPJ. í4.414.552/0001-50 l.M: 5.4.57687 l.E 15.350.s28.1

ENDEREÇO: AV. MAGALHÃES BARATA, í71 - APARECIDA - SANTARÉM . PA

CEP: 68030-700

TELEF0NE: 93 991253654
E-MAIL : UNIDASTURISMO@HOTMAIL.C0M i MARIAATM23@HOTMAIL.COM

Prezado (a) Senhor (a)
A Secretaria Municipal de Administração, Finanças, ê Planejamento - SEMAF vem
Solicitar desta respeitada empresa, os preços dos serviços da tabela abaixo para
Levantamento preliminar de preços.

1. 0 percentual de desconto nos bilhetes emitidos por esta Agência

é de 1,0%.

2. 0 prazo de validade da pÍoposta é de 60 (sessenta) dias

SANTARENI - PA, l0 de dezembro de 2l)21.

MARIA RAIMUNDA
SALOMAO SOUSA

PRADO:52686973234

As5inàdo de foímà digitalpor
MARIA RAIMUNOA SALOMAO
SOUSA PRADOi52686973234
Dàdor:2o2l.t 2. 10 1t:00:04
43',00'

MARIA RAIMUNDA SALOMAO SOUSA PRADO

CPF: 526.869.732-34
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ITEM DESCRIMINAÇÃO NOS SER!'IÇOS UND QUANT.
01 Serviços de agenciamento de

passagens aéreas compreendendo,
reserva, emissão, remarcação.
reembolso e cancelamento de bilhetes
em trechos diversos no âmbito nacional
deslocamento de autoridades,
servidores e colaboradores da SEMAF.
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ENC: cotaçao unidas turismo
te iúARIASALON,4AO<mâriââh23@holmail.com>

.. PaÍa sernaf@belterra.pa.gov.br<semaÍ@belteÍa.pa.gov.bí'

Dâla 10/12/202'1 1144

E cotacao !nrdas turismo 2O2l BELIpdf(-317 KB)
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8om Dia ll!
seguê êm anexo cotação solicitadâ

Grata!l!
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